De: Manuel Velasquez [mailto:mvelasquez@reinsa.com.pe]
Enviado el: Miércoles, 25 de Abril de 2012 11:25 a.m.
Para: '‘Jeanina Lopez'

Asunto: RE: COTIZACION DE LAVADORA DE GUSANO 48"

Jeanina

En realidad estamos vendiendo nuestro equipo de lavado a US$ 27,500.00, si es de su interés les
puedo hacer llegar la oferta formal, agradeceré me confirmes.

Saludos

Manuel Velasquez Fernandez
Gerente de Producto

reinsa )

Representaciones Internacionales Salinas S.A.
Av. Salaverry 3405 San Isidro, Lima 27 — Per(
Telf.: (511) 615-6666 Fax: (511) 615-6667
Cel.: (511) 999589678

Rpm.: #378403

mvelasguez@reinsa.com.pe
WWW.reinsa.com.pe

De: Jeanina Lopez [mailto:jlopez@alphaconsult.com.pe]
Enviado el: viernes, 20 de abril de 2012 10:29 a.m.
Para: 'Manuel Velasquez'

Asunto: RE: COTIZACION DE LAVADORA DE GUSANO 48"

Sr. Velasquez, buenos dias de antemano agradecemos su amable atencion a nuestra solicitud.
Los datos de nuestra empresa es: CONSORCIO VIAL MATARANI / RUC. N° 20477858121

La cotizacién que necesitamos es (01) Lavadora gusano 48” 25 — 150 tn/hr., por un tiempo de 30
meses.

Quedamos a la espera de sus prontas noticias.

Atte,
Jeanina Lépez V.
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